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De : compras@pmspa.rj.gov.br
Assunto : Re: DUVIDAS - LICITACAO PREGAO 036/2023

Para : financeiro <financeiro@holosbrasil.com>

Zimbra compras@pmspa.rj.gov.br

Re: DUVIDAS - LICITACAO PREGAO 036/2023

ter., 23 de mai. de 2023 14:37
 1 anexo

Prezados,

Em reposta a última dúvida, a respeito do preço estipulado, segue em anexo o relatório
analítico elaborado pela comissão de captação de preços, detalhando como se chegou ao
valor estimado.

As demais dúvidas encaminhamos a resposta por e-mail na data de ontem. Caso não
tenha recebido, disponibilizamos no site do município, através do link:
https://pmspa.aexecutivo.com.br/licitacaolista.php?id=1543 . 

Atenciosamente, 

Vinicius Marinho
Pregoeiro 
PMSPA

De: "financeiro holos" <financeiro@holosbrasil.com>
Para: compras@pmspa.rj.gov.br
Enviadas: Segunda-feira, 22 de maio de 2023 14:58:49
Assunto: DUVIDAS - LICITACAO PREGAO 036/2023

Boa tarde
Enviamos na semana passada sobre algumas duvidas referente a LICITACAO ACIMA PREGAO 0362023 / PROCESO
N. 12689/2022,.
 
Nossa duvida principal seria se poderíamos participar da licitação sendo uma empresa LTDA, e a outra duvida diz a
respeito sobre o CNAE DA EMPRESA: 30.11.302 Construção de embarcações para uso
comercial e para usos especiais, exceto de grande porte, nossa empresa teria
este CNAE, e se poderíamos participar?
 
NOS TEMOS UMA EMPRESA, QUE AINDA NAO CONSEGUIMOS GERAR A
CERTIDAO DO FGTS, E SE CONSEGUIRIAMOS ENTRAR SEM ESSE DOCUMENTO.
 
E SOBRE O PRECO ESTIPULADO NA LICITACAO, COMO SOMOS OS UNICOS
FABRICANTES HOJE DE DINGUE, POR POSSUIRMOS TODOS OS DOCUMENTOS
DE EXCLUSIVIDADE, GOSTARIAMOS DE CONFIRMAR COMO SE BASEARAM NOS
PRECOS E MEDIANTE A QUE ANO FOI FEITO ESTE ORCAMENTO? 
 
Se o preço estipulado na licitação seria o mínimo que precisamos chegar ou já e
o valor máximo? 

 
Nossa pretensão será entrarmos com a venda dos 2 - VELEIROS DA CLASSE DINGUE. 
 
 
Agradeço desde já, 
 

https://pmspa.aexecutivo.com.br/licitacaolista.php?id=1543
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Atenciosamente,
 
Caroline Franco | Financeiro

 + 55 47 99608-5810
     + 55 47 3440-0579
www.holosbrasil.com
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!!!
 

De: "financeiro holos" <financeiro@holosbrasil.com>
Enviado: sexta-feira, 19 de maio de 2023 13:20
Para: compras@pmspa.rj.gov.br
Assunto: fw: DUVIDAS - LICITACAO PREGAO 036/2023
 
Temos outra duvida, empresa nova sem funcionários existentes ainda registrados, precisaria das Certidões da justica do
trabalho e do FGTS?
 
 
Atenciosamente,
 
Caroline Franco | Financeiro

 + 55 47 99608-5810
     + 55 47 3440-0579
www.holosbrasil.com
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!!!
 

De: "financeiro holos" <financeiro@holosbrasil.com>
Enviado: sexta-feira, 19 de maio de 2023 10:23
Para: compras@pmspa.rj.gov.br
Cc: "Lorenzo Souza" <lorenzo@holosbrasil.com>, "vendas@holosbrasil.com vendas"
<vendas@holosbrasil.com>
Assunto: DUVIDAS - LICITACAO PREGAO 036/2023
 
Bom dia, 
 
Conforme contato por telefone, precisamos tirar algumas duvidas a respeito do cadastramento da licitação n.
processo12689/2022 pregão: 036/2023. 
 
Nossa duvida principal seria se poderíamos participar da licitação sendo uma empresa LTDA, e a outra duvida diz a
respeito sobre o CNAE DA EMPRESA: 30.11.302 Construção de embarcações para uso comercial e para usos
especiais, exceto de grande porte, nossa empresa teria este CNAE, e se poderíamos participar?
 
Nossa pretensão será entrarmos com a venda dos 2 - VELEIROS DA CLASSE DINGUE. 
 
Ficamos no seu aguardo!
 
 
 
Atenciosamente,
 
Caroline Franco | Financeiro

 + 55 47 99608-5810
     + 55 47 3440-0579
www.holosbrasil.com
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!!!

Relatório analítico proc. 12689-22.pdf
464 KB 

http://www.holosbrasil.com/
http://www.holosbrasil.com/
http://www.holosbrasil.com/





