
De : admsesau@pmspa.rj.gov.br
Assunto : Re: ESCLARECIMENTO PE 90044/2024

Para : compras@pmspa.rj.gov.br

Zimbra compras@pmspa.rj.gov.br

Re: ESCLARECIMENTO PE 90044/2024

seg., 23 de set. de 2024 14:06

Prezados, boa tarde!

Em resposta ao pedido de esclarecimento suscitado, informamos o seguinte:

1- Não há óbice ao fornecimento de creme dental em gramatura superior à solicitada no
edital, desde que obedecido o valor estimado no instrumento convocatório; e

2- A embalagem deverá ser fornecida aberta, uma vez que a responsabilidade para
montagem dos kits será da Secretaria Municipal de Saúde, devendo o fornecedor apenas
realizar a entrega dos itens licitados.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir.

Atenciosamente,

Felipe Valentim de Oliveira
Departamento de Compras - SESAU

De: compras@pmspa.rj.gov.br
Para: "admsesau" <admsesau@pmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 20 de setembro de 2024 15:53:17
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PE 90044/2024

De: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>
Para: "admsesau" <admsesau@pmspa.rj.gov.b>
Enviadas: Sexta-feira, 20 de setembro de 2024 15:50:50
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PE 90044/2024

Prezados, boa tarde!!!

Encaminho para análise e manifestação quanto ao pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº
90044/2024, cujo objeto Contratação de empresa para o fornecimento de kits de higiene oral,
destinados a atender a unidade de Coordenação do NEPS, visando o Programa Saúde na Escola. 

Respeitosamente,

Aline Sodré
Pregoeira
PMSPA



De: "CAIXA AQUI" <cca.araruama@hotmail.com>
Para: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 20 de setembro de 2024 15:03:44
Assunto: ESCLARECIMENTO PE 90044/2024

Prezados, 
Boa tarde!

Gostaria de realizar os seguintes esclarecimentos: 

Esclarecimento 1: Ao consultar grandes empresas fabricantes de creme dental, fui
informado por algumas delas de estarem fabricando mais a de 30g, subindo então a
gramatura para 50g. Gostaria de saber se pode ser fornecido o creme dental com a
gramatura maior, matendo a mesmo preço descrito no termo de referência. 

Esclarecimento 2: A embalagem de 10x15cm para realização do kit, vocês0 necessitam
dele aberto ou fechado? 

Fico no aguardo! 

Atenciosamente,
Obrigado! 
 
Esdras Campos 
22 99709-0152


