
De : MICHELLE DE LIMA SOARES GARDEZANI
<michelle.gardezani@bradesco.com.br>

Assunto : RES: ESCLARECIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 90033/2024 -
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ (FOLHA DE
PAGAMENTO

Para : compras@pmspa.rj.gov.br
Cc : LEONARDO TEIXEIRA GALVAO

<leonardot.galvao@bradesco.com.br>, FLAVIO GOMES FRAGOSO
DE ALBUQUERQUE <flaviof.albuquerque@bradesco.com.br>,
EDINEIA ROSA CECILIO <edineia.cecilio@bradesco.com.br>

PIRÂMIDE POR CPF´S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
Faixa Salarial (R$/mês) Ativos

concursa
dos

Ativos
celetista

s

Ativos
comissionados

/

contratados

Aposentado
s

e
pensionista

s

Estagiários

Até R$1000          
R$ 1.000,01 à R$
2.000,00

         

R$ 2.000,01 à R$
R$4.000,00

         

R$ 4.000,01 à R$
10.000,00

         

R$ 10.000,01 a R$
15.000,00

         

Acima de R$ 15.000,00          

Zimbra compras@pmspa.rj.gov.br

RES: ESCLARECIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 90033/2024 - PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA
ALDEIA/RJ (FOLHA DE PAGAMENTO

sex., 23 de ago. de 2024 10:40

 1 anexo

Bom dia!
 
Agradecemos as informações enviadas.
 
Para que possamos elaborar nosso estudo de viabilidade, pedimos nos disponibilizar pirâmide salarial no formato
abaixo:
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PIRÂMIDE POR CPF´S DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Faixa Salarial (R$/mês) Ativos

concursado
s

Ativos
celetista

s

Ativos
comissionados

/

contratados

Aposentado
s

e
pensionista

s

Estagiários

Até R$1000          
R$ 1.000,01 à R$
2.000,00

         

R$ 2.000,01 à R$
R$4.000,00

         

R$ 4.000,01 à R$
10.000,00

         

R$ 10.000,01 a R$
15.000,00

         

Acima de R$ 15.000,00          

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muito obrigada!
 
Att.
Banco Bradesco S.A
4864-P / Departamento Bradesco Poder Público
Licitações e Contratos
MICHELLE DE LIMA S. GARDEZANI
Tel.: 11 3684 7330 Fax.: 11 3684 4861
E-mail: michelle.gardezani@bradesco.com.br
 

 
Classificação: CONFIDENCIAL
"O acesso ao conteúdo desta mensagem está autorizado, exclusivamente, aos destinatários contidos neste e-mail. A
necessidade de reprodução desta mensagem a pessoas não enquadradas deve ser autorizada pelo Gestor da
Informação. Para identificá-lo, contate o remetente"
 
 
 

AVISO LEGAL
...Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir,
examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem
por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros
ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não
detenha poderes de representação.

LEGAL ADVICE
...This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or legally exceptional information. If
you are not addressee of this message, since now you are advised to not release, copy, distribute, check or, otherwise, use the information
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contained in this message, because it is illegal. If you received this message by mistake, we ask you to return this email, making possible, as
soon as possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls system. The message that bears any mandatory
links, issued by someone who has no representation powers, shall be null or void.

De: compras@pmspa.rj.gov.br <compras@pmspa.rj.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2024 10:33
Para: MICHELLE DE LIMA SOARES GARDEZANI <michelle.gardezani@bradesco.com.br>
Assunto: Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 90033/2024 - PREFEITURA DE SÃO PEDRO
DA ALDEIA/RJ (FOLHA DE PAGAMENTO
 
ALERTA: Mensagem vinda de um remetente EXTERNO - cuidado com links e anexos. Se suspeitar do conteúdo,
envie para evidencia@bradesco.com.br
 
Prezada senhora, bom dia
 
Segue em anexo resposta quanto ao pedido de esclarecimento formulado referente ao Pregão Presencial
nº 90033/2024.
 
Informo que a resposta já se encontra devidamente publicada no Portal da Transparência, na aba referente
ao certame.
 
Respeitosamente,
 
Daniella Cruz
Pregoeira
PMSPA
 

De: "MICHELLE DE LIMA SOARES GARDEZANI" <michelle.gardezani@bradesco.com.br>
Para: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>
Cc: "LEONARDO TEIXEIRA GALVAO" <leonardot.galvao@bradesco.com.br>, "FLAVIO GOMES
FRAGOSO DE ALBUQUERQUE" <flaviof.albuquerque@bradesco.com.br>, "EDINEIA ROSA CECILIO"
<edineia.cecilio@bradesco.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 19 de agosto de 2024 10:43:57
Assunto: ESCLARECIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 90033/2024 - PREFEITURA DE SÃO
PEDRO DA ALDEIA/RJ (FOLHA DE PAGAMENTO
 
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
PREGÃO PRESENCIAL N. 90033/2024
 
OBJETO: “Contratação de instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, para centralizar e processar
os créditos da folha de pagamento de todos os servidores da Administração Pública Municipal Direta, sem ônus para a
Contratante.”
 

O Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, CNPJ:
060.746.948/0001-12, por seus representantes subscritores da presente, com o fito exclusivo de avaliar o certame em
tela, bem como baseado nos princípios basilares regentes da matéria e ainda no princípio da segurança jurídica, solicita
o que segue abaixo e  em anexo.

 
1.       Pedimos confirmar se os esclarecimentos em anexo, prestados para o pregão presencial nº 90027/2024,

podem ser considerados como válidos para este novo certame?
 

2.       Caso o vencedor do certame seja diferente do atual prestador de serviços, o prazo para início dos serviços,
ou seja, processamento da primeira folha de pagamento poderá ser em até 90 (noventa) dias?

 
Att.
Banco Bradesco S.A
4864-P / Departamento Bradesco Poder Público
Licitações e Contratos
MICHELLE DE LIMA S. GARDEZANI
Tel.: 11 3684 7330 Fax.: 11 3684 4861
E-mail: michelle.gardezani@bradesco.com.br
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Classificação: CONFIDENCIAL
"O acesso ao conteúdo desta mensagem está autorizado, exclusivamente, aos destinatários contidos neste e-mail. A
necessidade de reprodução desta mensagem a pessoas não enquadradas deve ser autorizada pelo Gestor da
Informação. Para identificá-lo, contate o remetente"
 
 
 
 
AVISO LEGAL
...Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir,
examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem
por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros
ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não
detenha poderes de representação.

LEGAL ADVICE
...This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or legally exceptional information. If
you are not addressee of this message, since now you are advised to not release, copy, distribute, check or, otherwise, use the information
contained in this message, because it is illegal. If you received this message by mistake, we ask you to return this email, making possible, as
soon as possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls system. The message that bears any mandatory
links, issued by someone who has no representation powers, shall be null or void.
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