
De : compras@pmspa.rj.gov.br
Assunto : Re: PREGÃO SRP 90026/2024

Para : jane@jsinovar.com.br

Zimbra compras@pmspa.rj.gov.br

Re: PREGÃO SRP 90026/2024

seg., 22 de jul. de 2024 14:46

Prezada, bom dia ! 

Conforme o item 16.2. do edital : O prazo de pagamento, não será superior a 30 (trinta)
dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, e será
feito mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada por dois servidores,
sendo um deles, necessariamente o fiscal do contrato.

Informo que o pedido de esclarecimento encontra-se devidamente publicado no Portal da
Transparência do Município.

Atenciosamente,

Vinicius Marinho
Pregoeiro 
PMSPA

De: jane@jsinovar.com.br
Para: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 19 de julho de 2024 10:51:56
Assunto: PREGÃO SRP 90026/2024

 
 
PREFEITURA MUNICPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ
 
 
Á SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 
 
 
 
PREZADOS, SOMO EMPRESA DE LICITAÇÕES, J. S. INOVAR EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS , CNPJ 55.782.107/0001-20, SITUADA EM PRESIDENTE PRUDENTE S.P.
 
 
TEMOS INTERESSE EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO SRP 90026/20024,
 
PORÉM, COMO SE TRATA DE VALORES ALTOS,PRECISAMOS FALAR SOBRE A
PONTUALIDADE NO PAGAMENTO, POIS NÃO CONHECEMOS ESSA CIDADE.
 
 
TEMOS CONDIÇÕES DE FORNECE-LOS, MAS PRECISAMOS SABER SOBRE ESSA DÚVIDA.
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AGUARDAMOS RETORNO
 
 
ATT
 
J.S.INOVAR EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
 
RUA ANTONIO FLUMINHAM, 153
 
PRESIDENTE PRUDENTE /SP
 
CNPJ -55.782.107/0001-20
 
 
 
RESPONSÁVEL
 
 
 
 
JANE ASSEF
 
CPF 069729228-28
 
 
CELULAR 18-991366556
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