
De : Luiz Alberto Soares de Souza Filho <lfilho@santander.com.br>
Assunto : RES: 02 / Pedido de Esclarecimentos 90020/ 2024 Processo

8874/2023 / Licitação Folha de Pagamento São Pedro da Aldeia
Para : compras@pmspa.rj.gov.br

Zimbra compras@pmspa.rj.gov.br

RES: 02 / Pedido de Esclarecimentos 90020/ 2024 Processo 8874/2023 / Licitação Folha de
Pagamento São Pedro da Aldeia

qua., 03 de jul. de 2024 09:49

 7 anexos

Confidential

Bom dia Sra. Daniella! Tudo bem?
 
A dúvida ainda persiste.
Avaliando o edital, notei que no item 8 do TR c/c 19.2.II do edital exigem uma agência bancária no município
de São Pedro da Aldeia-RJ.
Tendo agência no município, a instituição vencedora é obrigada manter ou instalar PAE e caixas eletrônicos
para o cumprimento do contrato? Ou é opcional visto que já tem agência na cidade próximo da prefeitura?
Agência bancária ficou claro que é uma exigência, a dúvida é sobre o PAE.
 

 

 
No entanto o item 9.5 do TR informa que o Município poderá outorgar o uso de espaços para instalação de
PAE, enquanto na página 59 do edital,  informa que será exigida instalação de agência, PAE e caixas eletrônicos
para o cumprimento do contrato.
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Obrigado,

Luiz Alberto Soares de Souza Filho
Gerente Comercial de Governo, Instituições e Universidades.
Telefone: (+55)  22 99902 5266
E-mail: lfilho@santander.com.br
Rua Dolores Carvalho Vasconcelos, 332 – Glória.
Cep 27937-600  Macaé- RJ

 

 
De: compras@pmspa.rj.gov.br <compras@pmspa.rj.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de julho de 2024 09:03
Para: Luiz Alberto Soares de Souza Filho <lfilho@santander.com.br>
Assunto: [EXT]Re: 02 / Pedido de Esclarecimentos 90020/ 2024 Processo 8874/2023 / Licitação Folha de
Pagamento São Pedro da Aldeia
 
ALERTA: Esta mensagem vem de um remetente EXTERNO – cuidado especialmente com links e
anexos. Se suspeitar, reporte imediatamente pelo botã o do peixe.

Prezado senhor, bom dia!
 
No Portal da Transparência, na aba referente a este certame, encontram-se duas erratas e o Edital
considerando a Errata. As alterações realizadas se referem ao pedido de esclarecimento formulado. 
 
Segue link: https://portal.pmspa.rj.gov.br/licitacaolista.php?id=1749 
 
Caso persista alguma dúvida, favor entrar em contato novamente.
 
Respeitosamente,
 
Daniella Cruz
Pregoeira
PMSPA
 

De: "Luiz Alberto Soares de Souza Filho" <lfilho@santander.com.br>
Para: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 1 de julho de 2024 17:00:33
Assunto: 02 / Pedido de Esclarecimentos 90020/ 2024 Processo 8874/2023 / Licitação Folha de
Pagamento São Pedro da Aldeia
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Caros,
 
Por todo o exposto, requeremos esclarecimentos acerca do item em anexo, na medida em que as
soluções dos presentes questionamentos interferem diretamente na execução do futuro contrato
administrativo a ser firmado entre o licitante vencedor e essa Ilustre Administração Pública.
 
Obrigado,
 

Luiz Alberto Soares de Souza Filho
Gerente Comercial de Governo, Instituições e Universidades.
Telefone: (+55)  22 99902 5266
E-mail: lfilho@santander.com.br
Rua Dolores Carvalho Vasconcelos, 332 – Glória.
Cep 27937-600  Macaé- RJ

 

 
 

Essa mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou legalmente protegidas,
inclusive por sigilo bancário, sigilo profissional ou lei de proteção de dados pessoais. O seu uso é exclusivo
para seu(s) destinatário(s) ou pessoas expressamente autorizadas a recebê-la. Se você recebeu esta
mensagem por engano, por favor avise imediatamente ao remetente respondendo o e-mail e, em seguida,
apague a mensagem e seus anexos. É proibido o uso, a divulgação ou a disponibilização de tais
informações a terceiros.

O descumprimento das orientações expostas sujeitará o responsável às penalidades civis e criminais
cabíveis.

This e-mail and its attachments may contain confidential and/or legally protected information, including
banking secrecy, professional secrecy or Personal Data Privacy Laws. It is intended solely for the use of the
individual or entity to whom they are addressed. Please notify the sender immediately by email if you have
received this message by mistake and delete this email and its attachments from your system. The use,
disclosure or sharing of such information to third parties is prohibited.

Non-compliance with the exposed turns the responsible liable to civil and criminal penalties.

Essa mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou legalmente protegidas, inclusive
por sigilo bancário, sigilo profissional ou lei de proteção de dados pessoais. O seu uso é exclusivo para seu(s)
destinatário(s) ou pessoas expressamente autorizadas a recebê-la. Se você recebeu esta mensagem por
engano, por favor avise imediatamente ao remetente respondendo o e-mail e, em seguida, apague a
mensagem e seus anexos. É proibido o uso, a divulgação ou a disponibilização de tais informações a
terceiros.

O descumprimento das orientações expostas sujeitará o responsável às penalidades civis e criminais cabíveis.
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This e-mail and its attachments may contain confidential and/or legally protected information, including
banking secrecy, professional secrecy or Personal Data Privacy Laws. It is intended solely for the use of the
individual or entity to whom they are addressed. Please notify the sender immediately by email if you have
received this message by mistake and delete this email and its attachments from your system. The use,
disclosure or sharing of such information to third parties is prohibited.

Non-compliance with the exposed turns the responsible liable to civil and criminal penalties.
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