Zimbra compras@pmspa.rj.gov.br

Fwd: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90001/2024 UASG: 985903, PROCESSO ADMINISTRATIVO:
2588/2024

De : compras@pmspa.rj.gov.br qua., 08 de mai. de 2024 09:57

Assunto : Fwd: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90001/2024 UASG: 985903,
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2588/2024

Para : helio ricardo <helio.ricardo@r3engenhariaeconstrucoes.com.br>
Bom dia Prezado Helio Ricardo!!!!
Segue em anexo a resposta elaborada pela Secretaria Responsavel referente ao esclarecimento apresentado.

Atenciosamente

Felipe Novaes

Agente de Contratagéo
PMSPA

De: "OBRAS" <obras@pmspa.rj.gov.br>
Para: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Terga-feira, 7 de maio de 2024 14:22:10

Assunto: Re: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90001/2024 UASG: 985903, PROCESSO ADMINISTRATIVO:
2588/2024

Em resposta ao solicitado pela empresa R3 Engenharia e Construgdes ltda, referente ao quantitativo real do
alambrado apresentado no documento "Memoria de Calculo", item 9.3.2.:

Esclarecemos que o valor do servigo de alambrado na area de "Vélei de areia", 246,65m?, nao faz parte do
somatorio, uma vez que esta em condi¢des de uso, ndo sendo assim necessario sua execugao. Trata-se de um
erro material de planilha.

Assim, embora erroneamente nao tenha sido retirado do corpo da memaria de calculo, reiteramos que o
quantitativo e respectivo valor ndo foi computado no valor da construgao.

agradecemos e pedimos sinceras desculpas por possiveis transtornos causados.

Informa ainda que o regime de execugao € por prego unitario sendo pago o valor contratado multiplicado pela
quantidade executada.

Att,

Secretaria de Obras
Setor Orgamento e Fiscalizagdo de Obras Publicas
obras@pmspa.rj.gov.br

De: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>
Para: "OBRAS" <obras@pmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Terca-feira, 7 de maio de 2024 8:57:38

Assunto: Fwd: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90001/2024 UASG: 985903, PROCESSO ADMINISTRATIVO:
2588/2024

Bom dia Prezados!!!!
Segue em anexo o pedido de esclarecimento para breve resposta.

Atenciosamente
Felipe Novaes
SELICC
PMSPA

De: "Helio Ricardo" <helio.ricardo@r3engenhariaeconstrucoes.com.br>
Para: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 6 de maio de 2024 14:41:46

Assunto: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90001/2024 UASG: 985903, PROCESSO ADMINISTRATIVO:
2588/2024



Prezados(as) Senhores(as)

Somos da R3 Engenharia e Construg¢des Ltda, inscrita no CNPJ n°® 05.562.330/0001-94 e estamos analisando o edital supra
epigrafado no qual encontramos a seguinte duvida:

- Qual é a REAL quantidade total do alambrado do item 9.3.2 da MEMORIA DE CALCULO?

Aguardamos vossa resposta.

Atenciosamente.

L

Hélio Ricardo F de Oliveira

R3 - Engenharia e Construgoes Ltda.
021-3786-2337
021-98864-9709 (WhatsApp)



