
Fwd: RES: Re: RES: Re: Esclarecimento pregão 15/2023
De <compras@pmspa.rj.gov.br>
Para <vmdaconsultoria@gmail.com>
Data 2023-03-09 16:33
Prioridade Alta

-------- Mensagem original --------
Assunto: RES: Re: RES: Re: Esclarecimento pregão 15/2023
Data: 2023-03-09 15:50
De: Secretaria Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia <cultura@pmspa.rj.gov.br>
Para: "compras@pmspa.rj.gov.br" <compras@pmspa.rj.gov.br>

Após o surgimento de dúvidas ao questionamento da empresa, solicitamos
a diretriz ao órgão de controle interno, e por essa orientação,
deve-se manter a especificação do produto, não podendo ser
substituído por outra especificação, ainda que se mantenha a área
total solicitada. Portanto, peço que desconsiderem a resposta anterior.

Respeitosamente,

Augusto César da Silveira Azevedo

Assessor Administrativo de Cultura

Telefone: (22) 2625-5167

Celular: (22) 99740-9014

Email: adm.culturaspa@gmail.com

Av. Francisco Coelho Pereira, nº255

Centro – São Pedro da Aldeia – RJ

www.cultura.pmspa.rj.gov.br

www.pmspa.rj.gov.br [1]

De: compras@pmspa.rj.gov.br
Enviado:quarta-feira, 8 de março de 2023 17:00
Para: Secretaria Municipal de Cultura
Assunto: Fwd: Re: RES: Re: Esclarecimento pregão 15/2023

-------- Mensagem original --------

Assunto: Re: RES: Re: Esclarecimento pregão 15/2023

Data: 2023-03-08 13:55

De: VMDA empreendimentos <vmdaconsultoria@gmail.com>

Para: compras@pmspa.rj.gov.br

Ok, quanto a proposta, podemos colocar em metros quadrados entao?

Em qua., 8 de mar. de 2023 às 13:32, <compras@pmspa.rj.gov.br>

escreveu:

-------- Mensagem original --------

Assunto: RES: Re: Esclarecimento pregão 15/2023

Data: 2023-03-08 12:32

De: Secretaria Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia

<cultura@pmspa.rj.gov.br>

Para: "compras@pmspa.rj.gov.br" <compras@pmspa.rj.gov.br>
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Boa Tarde!

Não problema nenhum, desde que seja, mantida a área em m² do item.

Respeitosamente,

Augusto César da Silveira Azevedo

Assessor Administrativo de Cultura

Telefone: (22) 2625-5167

Celular: (22) 99740-9014

Email: adm.culturaspa@gmail.com

Av. Francisco Coelho Pereira, nº255

Centro – São Pedro da Aldeia – RJ

www.cultura.pmspa.rj.gov.br [1]

www.pmspa.rj.gov.br [2] [1]

De: compras@pmspa.rj.gov.br

Enviado:terça-feira, 7 de março de 2023 16:35

Para: Secretaria Municipal de Cultura

Assunto: Fwd: Re: Esclarecimento pregão 15/2023

-------- Mensagem original --------

Assunto: Re: Esclarecimento pregão 15/2023
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Data: 2023-03-07 15:31

De: VMDA empreendimentos <vmdaconsultoria@gmail.com>

Para: compras@pmspa.rj.gov.br

Boa tarde!

Gostaríamos de saber mais sobre o item 25 (linóleo)

O linóleo é vendido por m2 em rolos de altura 1,40m, gostaríamos de

saber se podemos vender a mesma quantidade de m2 pedido pelo órgão,

a

quantidade seria a mesma, porém em rolos de largura menor. Pois o

pedido pelo órgão (de 1,60m) não costuma ser o comum de mercado.

Att., Vitor

Em sex., 3 de mar. de 2023 às 09:58, VMDA empreendimentos

<vmdaconsultoria@gmail.com> escreveu:

Bom dia,

Ok, providenciaremos!
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Muito obrigado!

Att., Vitor

Em sex., 3 de mar. de 2023 às 09:56, <compras@pmspa.rj.gov.br>

escreveu:

Em 2023-03-03 09:22, VMDA empreendimentos escreveu:

Bom dia,

Então, nós entramos em contato com a JUCEMG e fui informado que

eles

não fornecem nenhum documento se tratando disso, o que estamos

fazendo é enviando capturas de tela da nossa equipe no site da

JUCEMG

mailto:compras@pmspa.rj.gov.br


tentando realizar o registro do balanço e o site sendo bem

específico que não registra balanço por ser MEI. Segue capturas

de

tela:

Muito obrigado pela atenção!

Att., Vitor

Em sex., 3 de mar. de 2023 às 09:11, <compras@pmspa.rj.gov.br>

escreveu:

Em 2023-03-01 10:30, VMDA empreendimentos escreveu:

Bom dia!

mailto:compras@pmspa.rj.gov.br


Entendemos, no nosso caso em minas eles não registram balanço

para

MEI na JUCEMG, como nossa equipe pode apresentar nosso balanço?

Nos outros pregões estamos apresentando com a assinatura dos

nossos

contadores, poderíamos seguir a mesma lógica?

Obrigado pela resposta rápida, agradeço pela compreensão.

Att., Vitor

Em qua., 1 de mar. de 2023 às 09:45, <compras@pmspa.rj.gov.br>

mailto:compras@pmspa.rj.gov.br


escreveu:

Em 2023-02-28 20:49, VMDA empreendimentos escreveu:

Bom dia!

Gostaríamos de saber se o pregão em questão seria um

fornecimento

único, estamos no aguardo, obrigado!

Se caso for, favor nos informar se o MEI deve apresentar

balanço,

sendo que em pregões de fornecimento único a lei 123/06 diz



que

o

MEI está dispensado de apresentar.

Att., Vitor

CNPJ- 49.228.512/0001-07

VMDA empreendimentos

Prezado senhor Vitor, bom dia

Em resposta ao seu pedido de esclarecimento informo que a

entrega



dos

produtos será em remessa única, em até 30 (trinta) dias,

conforme

explicitado no item 24 do edital e no item 3 do Termo de

Referência.

O edital não menciona que o MEI está dispensado da

apresentação

do

balanço patrimonial, devendo então prevalecer as regras do

instrumento



convocatório.

Respeitosamente,

Daniella Cruz

Pregoeira

PMSPA

Prezado senhor Vitor, bom dia!

Em resposta ao seu questionamento, informo que a empresa então

deverá



apresentar o balanço patrimonial conforme as exigências do

edital.

Quanto ao registro na Junta Comercial, que seja apresentado um

documento

que comprove a informação prestada quanto ao não registro de

balanços

patrimoniais para os MEI's.

Respeitosamente,

Daniella Cruz

Pregoeira



PMSPA

Senhor Vitor, uma alternativa seria a empresa fazer uma

declaração

quanto ao não registro de balanços patrimoniais pela JUCEMG para

MEI e

anexar os prints. Esse documento precisa estar junto aos demais que

serão inseridos como documentação de habilitação para a

realização do

certame.

Respeitosamente,

Daniella Cruz



Pregoeira

PMSPA

Prezados, boa tarde

Segue pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em

participar do Pregão Eletrônico nº 15/2023, que tem como objeto a

aquisição de diversos materiais, para atender a Secretaria de

Cultura

em

diversos eventos.

Peço, por gentileza, que a resposta seja até amanhã, dia

08/03/2023,

para que possa ser encaminhado à empresa licitante.

Respeitosamente,

Daniella Cruz

Pregoeira

PMSPA

Links:

------

[1] http://www.pmspa.rj.gov.br

http://www.pmspa.rj.gov.br/


Prezados, boa tarde

Segue resposta da Secretaria Requisitante ao pedido de esclarecimento

formulado.

Respeitosamente,

Daniella Cruz

Pregoeira

PMSPA

Links:

------

[1] http://www.cultura.pmspa.rj.gov.br

[2] http://www.pmspa.rj.gov.br

Prezados, boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em

participar do Pregão Eletrônico nº 15/2023. Peço que a resposta seja
até

amanhã, dia 09/03/2023, uma vez que a licitação está agendada para

ocorrer na sexta-feira, dia 10/03/2023.

Respeitosamente,

Daniella Cruz

Pregoeira

PMSPA

Links:
------
[1] http://www.pmspa.rj.gov.br

Prezados, boa tarde

Segue resposta da Secretaria Requisitante ao pedido de esclarecimento formulado.

Respeitosamente,

Daniella Cruz
Pregoeira
PMSPA
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