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ENC: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022

Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>
Seg, 06/06/2022 17:11

Para: compras2@rtt.com.br <compras2@rtt.com.br>

Prezada Senhora Juliana, boa tarde

Segue resposta da Secretaria Municipal de Administração ao seu pedido de esclarecimento. 

Respeitosamente,

Daniella Cruz
Pregoeira
PMSPA

De: Secretaria de Administracao <secad-adm@pmspa.rj.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 6 de junho de 2022 11:09

Para: Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>

Assunto: RE: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022
 

Prezados, bom dia,

Informo a fabricante das mesas de PABX:

Procuradoria: Intelbras
Administração: Intelbras
Saúde: Intelbras
Educação: Datacom - Anatel
Assistência Social: Intelbras

Att,

Grazieli Rocha
Diretora de Administração
Prefeitura de São Pedro da Aldeia
(22) 2621-7098

De: Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 3 de junho de 2022 15:29

Para: Secretaria de Administracao <secad-adm@pmspa.rj.gov.br>

Assunto: ENC: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022
 
Boa tarde!!
Segue pedido de esclarecimento para análise e resposta.
Atenciosamente,
Departamento de Licitações


De: compras2@rtt.com.br <compras2@rtt.com.br>

Enviado: sexta-feira, 3 de junho de 2022 14:25
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Para: Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>

Assunto: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022
 

Prezados, boa tarde
 
Sou Juliana, Auxiliar de Licitação da empresa RTT. Como vai?
 
Gostaria de solicitar um esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 40/2022.
 
 
Prezados, qual é o modelo e a fabricante do PABX em questão no Termo de Referência, digo,
qual é a fabricante e o modelo do PABX que será acometido pela instalação

e manutenção preventiva e corretiva solicitada nesse presente edital?

Desde já agradeço pela atenção e fico aguardando o seu retorno.

Atenciosamente
Juliana Lauriano
Auxiliar de Licitação
(21) 3344-5005


